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Elvie., 21 age. 2020 a las 13:39, JONATAN ENRIQUE TORREGROSA VIANA (<jtorregrosa(@dirliquidaciones gov.co>) escribié

Buenas tardes
Primeramente darles nuevamente las gracias per su atencion prestada en la reunidn realizada de manera remota el dia de ayer, como parte de los promisos que quedaron estip! les +

enviamos
Primero el certificado expedide por el 1SS &l 15 de marzo del 2007 en el cual queda claro que se recibieren les aportes en seguridad social por parte de la EDT por valos de
firmado por el Dr CESAR AUGUSTO DE LAHOZ en calidad de director juridico

Segundo resolucién 060 del 2005 por medio del cual la EDT en liquidacion ls reconoce el pago reclamado por el ISS por concepto de aporie en pension en el marco de la liquidacion forzosa

§2.772.152.670

administrativa
Con esto hacemos honor a los términos pactados y quedamos a la espera del formato para el envio de la informacién acordada

JONATAN TORREGROSA VIANA
Jefe Juridico
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JONATAN TORREGROSA VIANA
Jefe Juridico

Direccién Distrital de Liquidaciones
Calle 34 No. 43-79 Edificio BCH 5 Piso
Teléfonas: 3707833
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saludos
DR Alba ayudame areviar este tema esta tarde y lo dialogamos mafiana

---------- Forwarded message --—

De: Shirley Espitia Rojas <sespitiar@colpensiones gov.co> o
Date: mar, 29 sept. 2020 a las 9:38

Subject: Re: DDL Barranquilla informacion requerida

To: JONATAN ENRIQUE TORREGROSA VIANA <jtorregrosa@dirliquidaciones.gov co> e

Cc: Mario Serrano Osuna <msemranoo@colpensiones.gov.co>, Jose Angel Franco Bohorquez <jafrancob@colpensiones.gov.co>, <dcortizd@colpensiones.gov.co=, Carlos Mario Lopez Marin
<cmlopezm@col, iones gov.co>, <mhurtados@colpensi gov.co>, Cesar Alberto Mendez Heredia <cmendez{@colpensiones gov.co>, Carolina Martinez Forero

<cmartinezi@colpensiones.gov.co>, Sergio Andres Gomez Mavarre <sagomezn@colpensiones.gov.co>
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()] Buenos Dias
L De acuerdo con la informacién enviada y como compromise de la mesa de trabajo celebrada, se consulté al PAR 1SS, sobre los dineros cancelados por la Empresa Distrital de Telecomunicaciones
o ED.T en liquidacién, mediante correo electrénico se informéd que el dinero recibido fue aplicado a los conceptos de Pensidn y Fondo de Sclidaridad Pensional Se adjunta el archivo que contiene
el detalle de la aplicacién por periodo y valores de acuerdo con las planillas de autoliquidacion entregadas por el EDT en su momento, como consta en la certificacion del 1SS liquidado también
ansxa al presente correo
L] ;.
-y Cordial Saludo,
>
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